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De: Peixoto <peixoto@prometalica.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 4 de outubro de 2012 09:10
Para: Juvenil Félix; 'Cleber Macedo'

Assunto: ENC: Acerto Lotes Niquel e PGM

Para discutirmos.

Peixoto

De: Fernando Jose Torres Marinho [mailto:fernando.marinho@vmetais.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de outubro de 2012 08:50

Para: peixoto@prometalica.com.br

Assunto: RES: Acerto Lotes Niquel e PGM

Caro Peixoto,
Apos analisar o pleito junto a Diretoria temos os seguintes comentarios:

1) Aamortizacdo estava comprometida acontecer em 2012, mas foi sistematicamente adiada, mesmo com as
methoras do délar e fim do hedge no més de agosto.

2) Infelizmente nossa capacidade de gestdo sobre este tema estd muito restrita e desta forma n3o temos como
postergar mais o inicio do re-pagamento.

3) Neste més de outubro faremos somente a retengdo dos pagamentos solicitados (+/-R$600 mil), mas a partir
de novembro e dezembro teremos que reter pelo menos R$1,5 milhdo por més, deixando o restante para os
meses de janeiro e fevereiro de 2013.

Certos da sua compreens3o.

Abraco,
Fernando

De: Peixoto [mailto:peixoto@prometalica.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de outubro de 2012 18:01
Para: Fernando Jose Torres Marinho

Assunto: RES: Acerto Lotes Niquel e PGM

Fernando, entendo o propositc de amortizar os adiantamentos, no entanto, como j& demonstrado em FC enviado
anteriormente, neste momento a PCO, ndo tem condices financeiras de suportar estes descontos. Caso hajao
desconto pararemos a produgdo por falta de materiais estratégicos e isto trard prejuizos muito maiores do que ndo
realizar este desconto.

Peco que reconsidere a sua posi¢do analisando a situag3o junto a sua Diretoria. De toda forma faremos contato com
o Paulo Prignolato

Abraco,

Peixoto

De: Fernando Jose Torres Marinho [mailto:fernando.marinho@vmetais.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de outubro de 2012 11:54

Para: Antonio Peixoto (Diretor)
Assunto: ENC: Acerto Lotes Niquel e PGM



